Van: @gateterminal.com>
Verzonden: donderdag 3 augustus 2023 08:01

Aan: ) - ANVS
Onderwerp: RE: Beéindigingsplan Gate terminal

Bij deze stuur ik u zoals gister tijdens de meting afgesproken de verklaring per mail toe.

De kosteninschatting voor een beéindiging worden meegenomen in de financiéle analyses.
Deze kosten zijn relatief klein ten opzichte van de totale balanswaarde van Gate terminal (FY 2022: >EUR 800m).

Met vriendelijke groet,
Kind regards,J ; /——\ .

P o Gate terminal
I ”

HSSEQ advisor as Access To Europe

Gate terminal B.V. T +31_
Maasvlakteweg 991 T +31_

3199 LZ Rotterdam E _@gateterminal.com
P.0. Box 77, 3230 AB Brielle F+31 (I

The Netherlands | www.gateterminal.com

From_ < @gateterminal.com>

Sent: Tuesday, 1 August 2023 07:46
< @gateterminal.com>
Subject: RE: Beéindigingsplan Gate terminal

Geachte heer N <<t NN

Helaas is het niet gelukt om elkaar nog voor de vakanties te spreken maar nu we alle drie weer terug zijn van de wel
verdiende vakantie is het misschien goed om even te kijken of we op korte termijn als nog een meting kunnen
inplannen.

Wanneer zou het voor u het beste uitkomen om via Teams een meeting van een half uur in te plannen?

Met vriendelijke groet,

Kind regards,J ; /’_\\ '
~— Gateterminal

I "

HSSEQ advisor Gas Access To Europe

Gate terminal B.V.

T
Maasvlakteweg 991 T +._
3199 LZ Rotterdam E _@gateterminal.com
P.0. Box 77, 3230 AB Brielle F+31 (T

The Netherlands | www.gateterminal.com




Verzonden: dinsdag 20 juni 2023 15:31

Onderwerp: RE: Beéindigingsplan Gate terminal

CAUTION: This email originated from outside of the organisation. Do not click links or open attachments unless you recognize
the sender and know the content is safe.

Geachte heer || best<

Dank voor uw bericht. Allereerst: het Plan van aanpak is inhoudelijk prima, hierover hebben we weinig vragen
(wellicht enkele adviezen, maar die staan de verdere afhandeling van de aanvraag niet in de weg).

De enige vraag die er rest, is hoe de voorzienig concreet is getroffen, bijvoorbeeld door de financiéle voorziening
voor de beéindiging specifiek in de balans mee te nemen. Dit wordt meestal gedaan. Andere opties zijn een
verklaring van de finance manager of de accountant dat een dergelijke voorziening concreet is getroffen, zodat
bijvoorbeeld bij een onverwachte gebeurtenis zoals een faillissement, de kosten voor beéindiging (o.a. het
opruimen van het RA-afval) niet ten delen van de Staat (in dit geval waarschijnlijk SodM) vallen.

Nu staat er in het plan een duidelijke uiteenzetting van de kosten die gemoeid zijn met de beéindiging, echter
wordt expliciet aangegeven dat er voor beéindiging geen voorziening wordt getroffen i.v.m. opbrengsten van de
stoffen die hierbij vrijkomen.

Prima, om hierover even van gedachten te wisselen. Bij voorkeur woensdag (morgen) of donderdag as, ||

Met vriendelijke groet,

sr. adviseur

Team Vergunningverlening Stralingstoepassingen
Directie Bevoegd Gezag

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Koningskade 4 | 2596 AA | Den Haag

Postbus 16001 | 2500 BA | Den Haag

T 088 489 05 00

M 06
E @anvs.nl

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Van: @gateterminal.com>
Verzonden: dinsdag 20 juni 2023 15:23
@gateterminal.com>

Onderwerp: Beéindigingsplan Gate terminal

Geachte hee (NN <=t NN

Naar aanleiding van uw mail naa_ (Applus) omtrent het beéindigingsplan van Gate terminal waarin u
aangeeft dat er een financiéle voorziening moet worden getroffen en in het beéindigingsplan moet worden
beschreven stuur ik u deze mail.




Gate terminal had geen beéindigingsplan op papier staan maar heeft hier wel een filosofie over. Het is ons niet
helemaal duidelijk in welke detail de financiéle voorzieningen beschreven moeten zijn. Graag zouden we (finance
manager_ en ikzelf) in een kort gesprek met u hierover van gedachten willen wisselen.

Wanneer zou het u schikken om voor een half uurtje via Teams een meeting in te plannen?

Met vriendelijke groet,

Kind regards,J : /’—-‘\ .
~—  Gateterminal

I ~

HSSEQ advisor Gas Access To Eurape

Gate terminal B.V. T +31_
Maasvlakteweg 991 T _
3199 LZ Rotterdam E g_@gateterminal.com
P.0. Box 77, 3230 AB Brielle F+31 (I

The Netherlands | www.gateterminal.com

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. If you
receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately. Gate terminal B.V. does not guarantee
that the information sent with this E-mail is correct and does not accept any liability for damages related thereto.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. If you
receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately. Gate terminal B.V. does not guarantee
that the information sent with this E-mail is correct and does not accept any liability for damages related thereto.





